Marcio Gomes da Silva

De: Marcio Gomes da Silva

Enviado em: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 17:53

Para: Renata Bernardini; sei-selita

Cc: Daniel Burigo; Luana Carvalho de Almeida

Assunto: RES: QUESTIONAMENTO | CJF PE RP 14/2019 | CcOD: 23075

Cara Renata,
Segue reposta da area técnica:

Resposta: O entendimento NAO esta correto. Este item (FORMA DE PAGAMENTO) devera ser atendido conforme
especificado no edital, ou seja, as notas fiscais deverao corresponder aos valores dos itens de 1 a 7 do Anexo Il -
Planilha de Precos. Portanto o valor da garantia do hardware devera estar embutida no valor dos
equipamentos, ou seja, num unico item para faturamento.

Att

Mircio Gomes da Silva
J secretaria de Administracio
r Eonsalhe da actiea Fedecal Comisséo Permanente de Licitacio
+55 61 3022-7510

Selor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho Bl - Polo B - Loda 8 - Brasilia/DF. CEP: T0200-003

De: Marcio Gomes da Silva

Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 14:53

Para: 'Renata Bernardini' <renata_bernardini@Ita-rh.com.br>; sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>
Cc: Daniel Burigo <daniel_burigo@Ita-rh.com.br>; Luana Carvalho de Almeida <luana@cjf.jus.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO | CJF PE RP 14/2019 | COD: 23075

Cara Renata,
Informo que o questionamento foi encaminhado a drea demandante.
Att
Mircio Gomes da Silva
' secretaria de Administracio

r Conselhe da Justica Federsl Comissio Permanente de Licitacio
+55 61 3022-7510

Selor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho Bl - Polo B - Lote 8 - Brasilia/DF. CEP: T020:0-003



De: Renata Bernardini <renata bernardini@Ita-rh.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 14:39
Para: sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>

Cc: Daniel Burigo <daniel burigo@I|ta-rh.com.br>

Assunto: QUESTIONAMENTO | CJF PE RP 14/2019 | COD: 23075

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde !

Tendo em vista a resposta do Esclarecimento 06/09/2019 15:53:56 entendemos que para os itens 1,2 e 3, serdo
aceitas notas fiscais de mercadoria, para o hardware, e notas fiscais de servico, para a garantia do hardware, esta
correto nosso entendimento?

Qualquer duvidas estamos a disposicao.

Desde ja agradecemos.

Atenciosamente,
Renata Bernardini | Auxiliar Adm Comercial

TEL: (51) 3382-7721/(51) 3094.1520 | FAX: (51) 3382-7744
AV. Ipiranga, 2640 | Santa Cecilia | Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 90610-000

LTA-RH

www.lta-rh.com.br

A LTA-RH mantém o seu programa de Compliance e Protecdo de dados pessoais em conformidade com os mais rigorosos padrdes legais brasileiros e
internacionais. Esta mensagem pode conter informacdo confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se vocé ndo for o destinatario ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, ndo pode usar, copiar ou divulgar as informagdes nela contidas ou tomar qualquer agdo baseada nessas informagdes. Se
vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.



